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Innkalling 
 

 
Utvalg:  Utvalg for plan og samferdsel 
Møtedato: 13.11.2014 
Møtested: Møterom Garsjøen, Rådhuset 
Møtetid: 10:00 
 
 
 
Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Det vil i møtet bli tatt opp et spørsmål fra sentrumsbutikkene angående parkeringsplasser/ 
gater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 06.11.2014 
 
 

 
Wikan, Kurt 
utvalgsleder 
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FRADELING AV TOMT GBN 32/127 I LANABUKT - PER OLA REITE 
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SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 32/127 
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UTTALELSE VEDRØRENDE DISPENSASJONSSØKNAD DELING GBN 32/127 
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2012015263 FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM 32/127- 
LANABUKT 

2012015100 SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 
32/127 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Per Ola Reite søker om fradeling av grunneiendom til hyttetomt på gbnr 32/127 i Lanabukt i 
Jarfjord. Det søkes om 1 dekar.   
 
 
Faktiske opplysninger: 
Søknaden må behandles etter bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel, 

vedtatt av kommunestyret i oktober 2005.  

Her er det omsøkte område avsatt til Annet byggeområde (AB 9), der det er krav til 
utarbeidelse av reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse, bolig- og ervervsbebyggelse over 30 
m2. Søknaden må derfor behandles i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 19. 
Dispensasjon. 

 

I §19-2 Dispensasjonsvedtaket, står følgende: 

”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 

ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan 

ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 

konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 

og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i §1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 



behandling av dispensasjonssaker.” 

 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er rettslig avgrenset, og forutsetter at hensynene 

bak den bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal det 

foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene, og 

det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.  

 

Lovgiver har i lovkommentaren til ny plandel i PBL utdypet hvilke hensyn og vurderinger som 
skal foretas:  

 

1. Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt 

Rådmannens vurdering:  

Området er i dag satt av til Annet byggeområde (AB 9) i kommuneplanens arealdel, der det 
er krav til utarbeidelse av reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse, bolig- og 
ervervsbebyggelse over 30 m2. Det krever dispensasjonsbehandling.   

 

I henhold til Naturmangfoldloven skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet. Søk i Nina-rapport nr 829 om kartlegging av biologisk 
mangfold i Sør-Varanger, Naturbasen og Artsdatabanken viser ingen freda dyre eller 
plantearter i området.  

Ut i fra dette anser administrasjonen at kunnskapsgrunnlaget i 

denne sak er tilstrekkelig, og lovens § 9 kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

Når det gjelder friluftsinteressene, er det allerede en fritidsbolig på samme eiendom og andre 
private eiendommer med fritidsboliger og boliger. Derfor fremstår området som relativt 
privatisert og lite attraktivt for friluftsformål.  

Etter rådmannens vurdering blir ikke hensynet til formålet med og bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel vesentlig tilsidesatt om en tillater fradeling av et punktfeste i dette 
området.  



 

2. Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  

Rådmannens vurdering: 

Vi vurderer samfunnsnytten, i form av økt aktivitet i bygda, som klart større enn ulempene, 
som er drøftet under første og femte strekpunkt.  

 

3. Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  

Rådmannens vurdering:  

Ifølge NGU er det tykke havavsetninger i området. Rådmannen vurderer det dithen at det 
ikke vil være fare for utglidning av kvikkleire i området.   

 

4. Om det legges forutsatt vekt på nasjonale eller regionale rammer og mål.  

Kommunens måling viser at tomta blir liggende utenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og det  
nasjonale forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø kommer ikke til anvendelse.   

 

5. Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt 

Rådmannens vurdering:  

Fylkesmannen anbefaler at kommunen går imot at det gis tillatelse til fradeling av tomt til 
fritidsbolig. Ingen andre høringsinstanser har negative merknader. Kommunen har satt av 
dette området til byggeområde, og mener derfor at det vil være kurant å innvilge 
dispensasjon fra krav om reguleringsplan for ei hyttetomt. Dette området vil vurderes på nytt 
under pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

6. Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

Rådmannens vurdering:  

Det dispenseres ikke fra saksbehandlingsregler.  

 

Hvis vurderingen etter første, andre og siste punkt konkluderer med at lovens vilkår ikke 



er oppfylt, kan det ikke gis dispensasjon. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være 

aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt.  

 

Om konklusjonen etter vurdering av de foregående kriteriene er at det rettslig er anledning til 
å gi dispensasjon, så skal det også foretas en vurdering om det finnes grunn til å dispensere. 

Kommunen må ha en saklig grunn både for å innvilge og avslå dispensasjon. Grunner for 

ikke å gi dispensasjon kan for eksempel være at kommunen ønsker å se saken i en større 

sammenheng, at det har vært mange nok dispensasjoner i området, og at det eventuelt bør 

utarbeides ny plan før det kan gis tillatelse til flere tiltak.  

 

Dispensasjon kan kun innvilges ved en politisk behandling i Utvalg for plan og samferdsel.  

Saken kan også bli forelagt andre interesser som viser seg å kunne bli berørt av tiltaket. 

Søknaden har vært sendt ut på høring til fylkeskommunens avdeling for areal- og 
kulturminnevern, fylkesmannens miljøvernavdeling, sametingets miljø- og kulturvernavdeling 
og Østre Sør-Varanger reinbeitedistrikt 1/2/3.  

Fylkesmannen i Finnmark har følgende merknader:  

· Søknaden må behandles som dispensasjon fra krav om reguleringsplan i 
kommuneplanens arealdel.  

Dette blir gjort. 

· Tomta må undersøkes med hensyn til farlige grunnforhold.  

Området i Lanabukt er registrert som område med tykk havavsetning, med fare for 
kvikkleire, ref. www.ngu.no/kart/losmasse.  

 

Søker har leid inn konsulentfirmaet Sweco til å gjennomføre geotekniske undersøkelser på 
omsøkt hyttetomt. Deres konklusjon er at det kan bygges en hytte på tomten på spesielle 
vilkår som må settes inn i en eventuell framtidig byggetillatelse.  

Viser til vedlagt notat fra Sweco datert 17.10.2014.  

 

 

http://www.ngu.no/kart/losmasse


De andre høringsinstansene har ingen merknader til søknaden.  

 

Nabovarsel er gitt til hjemmelshavere til naboeiendommene.  

Ingen av naboene har merknader.  

 

Vurdering etter jordloven:  

Eiendommen gbn 32/127 er på totalt 5,4 dekar, hvorav 2,8 dekar er tidligere fulldyrka i 
henhold til AR5. Dyrka areal på 32/127 ligger som en direkte forlengelse av 5,1 dekar dyrka 
mark på naboeiendommen 32/25, og er dermed en del av et sammenhengende dyrka areal 
på til sammen 8,2 dekar. 

 

Omsøkte eiendom ligger i et område som i kommunens arealplan har planformål annen 
bebyggelse (AB 9), som krever reguleringsplan for meldepliktige tiltak over 30 m2. 
Arealformålet i AB 9 er bolig, fritidsbolig og næring. Dersom omsøkt areal skulle inngå i egen 
reguleringsplan, ville landbruksinteressene bli hørt planprosessen, og en egen 
jordlovsvurdering av enkeltsaker ville ikke vært nødvendig. Søknaden gjelder imidlertid 
dispensasjon fra krav om reguleringsplan, og det er derfor naturlig å vurdere fradelinga ihht 
jordlovens §§ 9 og 12. 

 

Det er ikke jordbruksdrift på eiendommen, og det er ikke jordbruksdrift i området. Det er 
vanskelig å se at eiendommen hverken nå eller i overskuelig fremtid vil gi grunnlag for 
lønnsom jordbruksbruksdrift, og det er derfor ikke behov for vurdering i henhold til jordlovens 
§ 12 (delingsparagrafen).  

 

Søknaden forutsetter omdisponering av knapt 1 dekar dyrka mark til nytt formål, og bør 
vurderes ihht «omdisponeringsparagrafen (§ 9) i jordloven, der det fremgår at dyrka eller 
dyrkbare arealer ikke må disponeres slik at areala ikke vil være egna til jordbruksproduksjon i 
fremtida, med mindre man etter en samlet vurdering av forholdene finner at 
jordbruksinteressene bør vike. Det skal i vurderinga tas hensyn til gjeldende planer etter 
plan- og bygningsloven, driftsforholdene for landbruket, kulturlandskapet og den 
samfunnsnytten ei omdisponering kan gi.  

 

Det er vanskelig å se at samfunnsnytten ved ei fradeling er av en slik karakter at 
landbruksinteressene bør vike. Ut fra ei jordbruksfaglig vurdering, bør omsøkte deling avslås. 
Samtidig har eiendommen gbn 32/127 alternative arealer i form av uproduktiv skog. Om 
hyttetomta plasseres her, vil ikke landbruksinteressene bli berørt i vesentlig grad, og det vil 
ikke være jordbruksfaglige innvendinger mot en deling. 



 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Ingen merknader til noen av punktene 

Alternative løsninger: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Utvalg for plan og samferdsel 

søknaden, og gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser til fradeling av 1 
dekar til fritidsformål på gbnr. 32/127 i Lanabukt i Jarfjord.  

 

Begrunnelse: 

Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel, der det er krav om reguleringsplan for 
omsøkte tiltak.  

 
 
Forslag til innstilling: 
< Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger Utvalg for plan og samferdsel 

søknaden, og gir dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser til fradeling av punktfeste 
på gbnr 32/127 i Lanabukt i Jarfjord. 

 

Begrunnelse:  

Det er lagt vekt på at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. Tiltaket gir heller ikke vesentlige miljøulemper, jfr. Naturmangfoldloven.  



Etter en samlet vurdering synes fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.  

 

Vilkår: 

· Kartutsnitt datert 10.10.2014 legges til grunn for oppmåling.  
· Til orientering er en dispensasjon om fradeling ikke å anse som en byggetillatelse, og 

det må søkes om dette før eventuell byggearbeid kan starte.  
· I en framtidig byggetillatelse må vilkår påpekt i notat fra Sweco, datert 17.10.2014 tas 

inn.  
· Dersom det oppdages automatisk freda kulturminner i området, skal arbeidet stanses 

og kulturvernmyndighetene varsles.  

 

I h.h.t. forvaltningsloven §§28 og 29, er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage 

er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. 

Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket. >  

 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Adresseliste 
 
  
 

   
Vår ref.:  
Saksnr.: 12/2334/3 

Deres ref.: 
 

Dato: 
15.05.2014 

Saksbehandler: 
Trygve Sarajärvi 

Telefonnr.:  
 78 97 74 86 

Epostadresse: 
postmottak@svk.no  

 

 

FRADELING AV TOMT 32/127 LANABUKT - PER OLA REITE 
 
 
Sør-Varanger kommune har mottatt søknad fra Mari Reite (død), nå ny grunneier Per Ola 
Reite, om tillatelse til fradeling av festetomt for fritidsbolig på eiendom 32/127 i Lanabukt i 
Jarfjord. Bjørn Nilsen Noste er gitt fullmakt til å representere grunneier i saken.  
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som annet byggeområde (AB9) hvor 
søknadspliktige tiltak over 30m2 ikke kan settes i verk før det inngår i en reguleringsplan. 
Søknaden må derfor behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 19, Dispensasjon, 
hvor fordelene må være klart større enn ulempene for at dispensasjon skal kunne innvilges. 
  
Før kommunen behandler søknaden, ber vi om uttalelse fra høringsinstansene. Vennligst 
oppgi vårt saksnr. som er 12/2334 ved tilbakemelding. 
 
Dersom endelig svar ikke kan avgis innen 4 uker, ønsker vi en tilbakemelding på når et 
endelig svar kan forventes, og hvilke forhold dette beror på (befaringer, møter o.a.). Dette av 
hensyn til informasjon til søker. 
 
Vi ber om at vårt saksnummer 12/2334 oppgis ved alle henvendelser angående saken. 
Vedlegg: Kopi av søknadspapirer 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Trygve Sarajärvi 
miljøvernrådgiver 

 
 
 
 
Kopi:    
Bjørn Nilsen Noste Sundelinveien 

34 
9910 BJØRNEVATN 

Per Ola Reite Hessengveien 
133 

9912 HESSENG 
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Adresseliste:  

- Sametinget,  Avjovargeaidnu, 9730 Karasjok 
- Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, Statens hus, 9815 Vadsø 
- Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø 

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Boks 174, 9730 Karasjok 
- Reinbeitedistrikt 1, 2, 3, v/Jan Egil Trasti, 9900 Kirkenes  



SÅMEDIGGI
SAMETINGET

Sør-Varanger kommune
Boks 406
9915 KIRKENES

ASSS-EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN DUJ./DERESREF. MIN DUL/VAR REF. BEAIVI/DATO

Thor-Andreas Basso, +47 78 47 40 16 12/2334/3 14/3423 - 2 10.06.2014

thor-andreas.basso@samediggi.no Almmut go våIddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Uttalelse vedrørende søknad om fradeling for fritidsbolig på
Gbnr 32/127 i Lanabukt, Sør-Varanger kommune
Vi viser til deres brev av 15.05.14 vedlagt søknad fra Per Ola Reite.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det
omsøkte området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget
og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som
skal ufføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt,
fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til.
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å
skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf.
kulturminneloven §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse
fra Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

berg Thor-Andreas Basso
jo eaddji /Fagleder råddeaddi/rådgiver

Kopiija / Kopi til:
Finnmårkku fylkkagielda - Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ

•



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen BirasgÅhttgg.9,,i,r,!• k fIr N

r),cks

Sør-Varanger kommune

Postboks 406
9915 Kirkenes

2.33(1--

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
12/2334/3 Sak 2014/2587 11.06.2014

Ark 421.4

Saksbehandler/direkte telefon: Harriet Reiestad - 78 95 03 68

Høringsuttalelse - søknad om fradeling av hyttetomt - 2030/32/127

Fylkesmannen viser til brev datert 15. mai 2014.

Det søkes om fradeling av hyttetomt i Lanabukt.

I kommuneplanens arealdel er omsøkt hyttetomt avsatt til annet byggeområde (AB9), hvor
søknadspliktige tiltak over 30 m2 ikke kan settes i verk før det inngår i en reguleringsplan.
Søknaden skal derfor behandles som en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningslovens
kapittel 19.

Spredt og planløs utbygging etter enkeltdispensasjoner vil i sum og over tid vil kunne
vanskeliggjøre en god utnyttelse av området, og forringe områdets verdier, blant annet som
landbruksområde.

På eiendommen 32/127 er det registrert 2,8 dekar jordbruksareal. Dette jordbruksarealet må
ses i sammenheng med jordbruksarealene på landbrukseiendommen 33/29 (grunneiendom
32/25). En eventuell innvilgelse av søknaden vil føre til omdisponering av jordbruksareal.

Opprettelse av en fritidseiendom i umiddelbar nærhet av jordbruksarealer kan føre til
konflikter mellom hytteeier og landbruksvirksomheten (støv, støy og lukt). Vi ber kommunen
ta dette med i den videre vurderingen av dispensasjonssaken.

Dersom formålet med delinga gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter
jordlovens § 9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Fylkesmannen ber kommunen benytte kommuneplanens arealdel som det
styringsverktøyet den skal være, og ikke uthule planen med dispensasjoner. Vi
anbefaler ut fra dette at søknaden avslås.

Vi minner om at kommunen i henhold til § 28-1 i plan- og bygningsloven, har en selvstendig
undersøkelsesplikt med hensyn til farlige forhold. Undersøkelsen kan gjøres gjennom en
systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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I NGU's løsmassekart (www.n u.no/kart/losmasse/) er deler av planområdet registrert som
et område med tykk havavsetning, noe som kan være indikasjon på ustabile grunnforhold og
mulighet for at det kan være kvikkleire der. Fare for utglidning er derfor et faretema som bør
vurderes i den videre behandlingen av søknaden.

Fylkesmannen ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken.

Med hilsen

Margareth W. Sundfør Harriet Reiestad
seksjonsleder rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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FINNMARKKU FYLKKAGIELDA
Sentraladministrasjonen
Guovddfflhålddahus

Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 KIRKENES

Var dato 18 06 2014

Arkivkode: ---

Gradenng:

Vår ref 201402607-2

Deres refi 12/2334/3fTS

Saksbehandler Jan lnaolf Kleppe
Telefon: +4778963074
jan.ingolf.kleppe©ffk.no

12/23Y1--

UTTALELSE VEDR DISPENSASJONSSØKNAD DELING GNR 32/127
LANABUKT JARFJORD - SØR-VARANGER KOMMUNE

Vi viser til Deres brev av15.05.2014 vedlagt søknad fra Per Ola Reite.

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det aktuelle
omradet og har derfor ingen merknader til tiltaket.

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes
Finnmark fylkeskommune, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven), § 8.
Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

Denne uttalelsen er gitt pa vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og miljø,
Finnmark.

. Med hilsen

/

rStein Taie Domaas
L plan- og kulturminnesjef

Kopi til: Sametinget / Såmediggi, Àvjovårgeaidnu 50, 9730 Kåråsjohka/Karasjok

96 30 00 Org nr 964 994 218

98 30 01 Bankkonto 4930.09 12051

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78

Fylkeshuset Henry Karlsens piass 1 Telefaks +47 78
9815 VADSØ 9800 VADSØ
postrnottaked".00 www.ffk no
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Sør-Varanger kommune        Jarfjord den 

Plan- og byggesaksavdelingen       18.09.2014  

Boks 406 

Kirkenes 

V/Trygve Sarajàrvi 

 

 

FRADELING AV TOMT 32/127 LANABUKT – PER OLA REITE 

 

Reinbeitedistrikt 1-2-3 har mottatt Deres brev av 15.05.2014 saknr.12/2334 ang. søknad om 

tillatelse til fradeling av festetomt for fritidsbolig på eiendom 32/127 i Lanabukt. 

 

 

 

Distrikt styret gjør oppmerksom på at det er rein i området, særlig om vår/sommeren. Ellers 

har distrikt styret ingen merknader til denne søknaden. 

Vi beklager sent svar på denne saken. 

 

 

 

          Med hilsen 

     Styret 

         V/ Jan Egil Trasti 
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Postadresse:   Telefonnr:   E-mail: 

Tårnet    92051529   janegiltrasti@gmail.com 

9900 Kirkenes    

 

 
 

 

 







SWECO

N0 TAT
UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE

Hytte Kirkenes Solveig Steinmo

UPPDRAGSNUMMER UPPRÅTTAD AV

2474410000 Tomas Larsson

DATUM

2014-10-17

Oppdrag

Björn Nilsen Noste ønsker å bygge ei hytte, grave ned en septiktank og bore etter vann på tomt
32/127 i Kirkenes. Kommunen stiller krav på en geoteknisk vurdering for å sikkerstelle at det
ikke blir noe problemer med områdets geotekniske stabilitetsforhold. SWECO Luleå og Kirkenes
har derfor på oppdrag av Björn Nilsen Noste utført en geoteknisk vurdering av hyttetomt 32/127
I Kirkenes.
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Figure 1, oversikt, ngu.no.

Sweco Sweco Civil AB

Våstra Varvsgatan 11 Org.nr 556507-0868

Box 50120 Styrelsens såte: Stockholm

SE-973 24 Luleå, Sverige

Telefon +46 (0)8 6956000

Fax +46 (0)8 243985

www.sweco.se

LT h:\data\dok\srnågrojekt\hytte kirkenes\2474410-01 hytte kirkenesgeoteknisk vurdering.docx
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Tomas Larsson

Telefon direkt +46 (0)104846990

Mobil +46 (0)706212790

tomas.v.larsson@sweco.se



SWECO «n"

Grunnlagsmateriale

Denne geotekniska vurdering er baser tpå følgende grunnlagsmateriale:

Oversiktskart, NGU.

Løsmassekart, NGU.

Risikokarter, NGU.

Fotografier fra tomten (detta har Björn Nilsen Noste utført).

Tolking av grunnlagsmateriale

Tomten ligger i ett område med skog og dyrket mark. Terrengen på tomten har en helning på ca
1:5. Løsmassene består i henhold til NGUs løsmassekart av «tykk marin avsetning».
Definisjonen på denne type av løsmasser er «Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra
0,5 til flere ti-tall meter. Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred. Det er
få eller ingen fjellblotninger i området». Tomten ligger ikke inom risikoområde for stensprang
eller snøskred i henhold til NGUs risikokarter.

Geoteknisk vurdering

NGUs kartmateriale viser att det sannsynlig finns leire i bakken med stor mektighet. Fotografier
fra tomten viser fremst blader vegetasjon, dette indikerer at det finns mye vann i bakken.
Leirmark nednefor en fjellslutting med mye vann i bakken kan medføre problemer med
områdets stabilitet. Då det ikke fins noen informasjon om leirens udrenerte skjærfasthet må det
brukes konservative antakelser. Kravet blir då inget tiltak får forverre områdets stabilitet. Dette
innebær at konstruksjoner som virker stabiliserande, tiltak som kun medfører avlastning av
eksisterende terreng og løsninger med lettere masser som gir full lastkompensasjon eller
stabiliserande avlastning kan accepteres.

Konklusjon

SWECOs konklusjon er at Björn Nilsen Noste kan bygge en hytte på tomt 32/127 forutsatt at
den ikke forverrer områdets stabilitet. SWECO anbefaller «kompensert fundamentering» hvilket
innebær utgraving av løsmasser med like eller større vekt en den planlagt hytten. Lasten fra
hytten blir då mindere en vekten av opprinerlig terreng. SWECO anbefaller utgraving ner til 1,0
m dybde der hytten er planlagt, dette gir full lastkompensasjon.

Septiktanken har lavere vekt enn de løsmasser som må fjernes, dette gir dermed full
lastkompensasjon.

Bore etter vann medfør økt poretrykk og masseundantrengning under borefasen hvilket er
ugunstig for områdets stabilitet. Deretter i den permanente fasen er vekten fra brønn lavere en
de masser som borets opp hvilket gir full lastkompensasjon. Brønn gir en liten lokal senkning av
grunnvann, hvilket er gunstig for områdets stabilitet. Konklusjonen er at Bjärn Nilsen Noste kan
bore etter vann og anlegge en brønn, men det får ikke utføres flere borepuntker tett intill
hverandre under same dag, detta krav er for å sikkerstelle at poretrykk får tid til å reduseres.

2 (7)
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SWECO

Jordmasser får mellomlagres om maksimalt 1,0 m høyde på opprinerlig terreng.

Det kan være sensitive lerilag i grunnen, det er derfor være gunstig å bruke flat skuffe på
gravemaskin.

Det kan være telehivende masser i grunnen, det kan derfor være en god idè å bruke
markisolering.

Hvis det planlegges noe stø rre terrengingrepp enn beskrevet ovenfor kreves supplerende
geotekniske vurderinger.

/---ar& sev\

Tomas Larsson Sweco Civil AB
Civilingenjör Våstra Varvsgatan 11
Region Norr/Lule5/2472 Box 50120
Telefon direkt +46 10 484 69 90 SE-973 24 Luleå
Mobil +4670 621 27 90 Telefon +46 (0)920 35500
tomas.larsson@sweco.se www.sweco.se SWECO

3 (7)

NOTAT

2014-10-1

LT h:\data \dok\srnågrojekt \hytte kirkenes\2474410-01 hytte kirkenes geoteknisk vurdering.docx



SWECO

Figure 2, oversikt, ngu.no.
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Kilde: Statens kartverk, Geovekst og kommuner
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Figure 3, helning tomt, ngu.no.

Figure 4, lesmassekart. ngu.no.
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igure 8. fotografi fra tomten.

NOTAT

2014-10-1

7 (7)

LT h:\data\dok\småprojekt\hytte kirkenes\2474410-01 hytte kirkenes geoteknisk vurdering.docx



 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 
SAKSFRAMLEGG  

Sak til politisk behandling 
 

 
Saksbehandler: Stubhaug, Ørjan 
Enhetsleder: Stubhaug, Ørjan, tlf. 78 97 74 

Dato: 23.10.2014 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  
Saksordfører:  
 
 
Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 098/2014 
 

13.11.2014 

 
HØRINGSUTTALELSE TIL RUTESTRUKTUR LANDEVEIS 
KOLLEKTIVTRANSPORT 
 
Vedlagte dokumenter: 
ALTA - KARASJOK - KIRKENES 
BYBYSS KIRKENES 
FLEXX kirkenes - Pasvik 
HAMMERFEST - IFJORD - KIRKENES 
KIRKENES - ELVENES - HØYBUKTMOEN 
KIRKENES-ELVENES-LANABUKT (skolerute) 
KIRKENES-SVANVIK-VAGGETEM (skolerute) 
Ringrute Kirkenes - Bjørnevatn 
Tillegg til høring 
VARDØ_VADSØ_VARANGEBOTN_KIRKENES 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2014020298 HØRING - BUSSRUTER I FINNMARK 2016 - 2022 
2013015752 RUTESTRUKTUR LANDEVEIS KOLLEKTIVTRANSPORT I FINNMARK FOR 

PERIODEN 2016-2025 - HØRINGSUTTALELSE 
2013015494 MELDING OM VEDTAK FRA UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 

22.08.13: RUTESTRUKTUR LANDEVEIS KOLLEKTIVTRANSPORT I 
FINNMARK FOR PERIODEN 2016–2025 

2013014753 UTTALELSE FRA BUGØYNES BYGDELAG 
2013013135 HØRING - PLANLAGT RUTESTRUKTUR FOR LANDEVEIS 

KOLLEKTIVTRANSPORT 2016-2025 
 
 
 



Kort sammendrag: 

Finnmark Fylkeskommune har sendt ut «ruteoppsett for landverts transport 2016 – 2022» på 
høring. Fylkeskommunen har tidligere gjennomført høring for anbudet vår 2012, og senere 
en høring for rutestruktur høst 2013. Nå er fylkeskommunen klar med de endelige 
ruteplanene for Finnmark og har sendt disse på høring. Utvalg for plan og samferdsel har 
tidligere gitt sin tilslutning til de andre høringsrundene. Denne høringsrunden er å anse som 
en oppfølging, videreføring og gjennomføring av det som tidligere er signalisert. 

Høringsbrev og relevante ruteplaner er vedlagt saken.  
 
 
Faktiske opplysninger: 

 
I vedlagt rutestruktur vektlegges spesielt viktigheten av at reisekjeden skal «henge 
sammen», der de reisende skal kunne bevege seg effektivt i fylket uavhengig av bytte av 
transportmiddel underveis. Ruteføring i tidligere gjennomførte ferje- og ekspressbåtanbud er 
lagt til grunn sammen med buss rutene, for å gi best mulig korrespondanse.  

Ved dagens rutestruktur er det mange store busser som går i fylket nærmest uten 
passasjerer. Fylkeskommunen påpeker at dette bedres ved at man nå dimensjonerer 
bussmateriell ut fra lokale behov, og dette gjøres ved de nye FLEXX-rutene. FLEXX betyr at 
rutene bare vil kjøre ved forhåndsbestilt behov. I så måte vil FLEXX-rutene bare kjøre når det 
faktisk er behov for at bussene skal gå. FLEXX-rutene kan bidra til å støtte opp om mindre 
og mer lokale løyvehavere, slik at de kan operere rutene med Taxi/minibuss.  

De større knutepunktene som ligger til grunn for den nye rutestrukturen er Varangerbotn, 
Olderfjord og Alta, men også Ifjord, Karasjok, Storekorsnes og flere betydelige knutepunkt 
som vil bidra til å bedre fremkommeligheten.  

Bybuss;  

Omtrent 2/3 av alle betalende reisende på bussene i Finnmark kjører bybuss, derfor gir 
fylkeskommunen et ekstra fokus på dette tilbudet. I kirkenes deles bybussen opp i en 
sentrumsrute og i en ringrute mot Sandnes/Bjørnevatn og Elvenes/Høybuktmoen. 

 

Rådmannens kommentarer: 

Ved utvalg for plan og samferdsel har Sør-Varanger kommune tidligere gitt sin tilslutning til 
forslag til rutestruktur. I denne runden viser Fylkeskommunen at de gjennomfører det som 
tidligere er signalisert. For Sør-Varangers sin del vil det si at det at det opprettes en egen 
ringrute Prestøya-Skytterhusfjellet, med avgang hver halvtime fra morgen til kveld. Samtidig 
økes rutefrekvensen på ruten Kirkenes-Bjørnevatn.   

I tillegg etableres bestillingstransporten «FLEXX» for Bugøynes og Pasvik. For Bugøynes 
realiseres FLEXX Bugøynes – Brannsletta med to daglige avganger. For Pasvik etableres en 
sommerrute FLEXX Kirkenes-Pasvik med en avgang tirsdag og fredag, som kommer i tillegg 
til gjeldende skoleruta.  



Nedenfor presenteres forslag til høringsinnspill fra Sør-Varanger kommune. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
<Sør-Varanger kommune vil med dette gi innspill til Høring – Rutetider for Landverts 
transport 2016 – 2022. Sør-Varanger kommune har ved tidligere høringsrunder gitt sin 
tilslutning til forslag til rutestruktur og synes det er positivt av Finnmarks Fylkeskommune 
følger opp dette.  

Sør-Varanger kommune ser at forslag til ny rutestruktur er en oppfølging av tidligere 
høringsdokument for Bybuss Kirkenes og landeveis kollektivtransport i Finnmark for 2016 – 
2025. Sør-Varanger kommune synes det er spesielt positivt at «110 Bybuss Kirkenes» 
realiseres med god rutefrekvens og at «111 Ringrute Kirkenes – Bjørnevatn» får en økt 
rutefrekvens. Dette bidrar til å utvikle kollektivbuss til et reelt transportalternativ i Sør-
Varanger. 

Sør-Varanger kommune registrerer at Sommerruten FLEXX 802 Kirkenes-Pasvik kun har to 
avganger i uken, noe som er i motsetning til dagens rute 640 Kirkenes-Pasvik som har tre 
ukentlige avganger på dager med skolefri. FLEXX-ordningen betyr at busser bare vil kjøre 



dersom det faktisk er behov for det, følgelig bør det heller ikke utgjøre noe problem å 
videreføre rute 640 sin rutefrekvens. Sør-Varanger kommune ber om at Sommerruten 
FLEXX 802 Kirkenes-Pasvik legger opp til tre ukentlige avganger.  

Utover dette har ikke Sør-Varanger kommune merknader til Høring – Rutetider for Landverts 
transport 2016 – 2022. > 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 
 
 



060 Alta - Karasjok - Kirkenes
"Finnmarkexpressen"

57

Fra Alta lufthavn 1550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Alta expressbåtterminal 1555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Alta bussterminal 1605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Gievdneguoika 1735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Karasjok / Kárásjohka Terminal 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Karasjok / Kárásjohka Terminal 1900a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kaamanen, Kievari th 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Neiden Hotell 2235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes lufthavn 2305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter 2320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes sykehus 2330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Korresponderende ruter

060 Kirkenes - Karasjok - Alta
"Finnmarkexpressen"

57

Fra Kirkenes sykehus 1410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter 1420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes lufthavn Høybuktmoen 1435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Neiden Hotell 1505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kaamanen, Kievari th 1735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Karasjok / Kárásjohka Terminal 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Karasjok / Kárásjohka Terminal 1900a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Gievdneguoika 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Alta bussterminal 2145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Alta expressbåtterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Alta lufthavn 2155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Korresponderende ruter



110 Bybuss Kirkenes
Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67

Fra Kirkenes AMFI senter 0630 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1230 1300 1330 1400 1430 . . . . . .
 | Sparkjøp 0633 0703 0733 0803 0833 0903 0933 1233 1303 1333 1403 1433 . . . . . .
 | Kirkenes sykehus | 0705 | 0805 | 0905 | | 1305 | 1405 | . . . . . .
 | Prestøya | 0707 | 0807 | 0907 | | 1307 | 1407 | . . . . . .
 | Kirkenes skole 0635 0712 0735 0812 0835 0912 0935 1235 1312 1335 1412 1435 . . . . . .
 | Rica Hotel Kirkenes 0637 0714 0737 0814 0837 0914 0937 1237 1314 1337 1414 1437 . . . . . .
 | Skytterhusfjellet 0641 | 0741 | 0841 | 0941 1241 | 1341 | 1441 . . . . . .
 | Ellisif Wessels vei | 0717 | 0817 | 0917 | | 1317 | 1417 | . . . . . .
 | Bergstien | 0719 | 0819 | 0919 | | 1319 | 1419 | . . . . . .
 | Fjellveien | 0721 | 0821 | 0921 | | 1321 | 1421 | . . . . . .
 | Rica Hotel Kirkenes 0645 0724 0745 0824 0845 0924 0945 1245 1324 1345 1424 1445 . . . . . .
Til Kirkenes AMFI senter 0648 0727 0748 0827 0848 0927 0948 1248 1327 1348 1427 1448 . . . . . .

Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67

Fra Kirkenes AMFI senter 1500 1530 1600 1630 1700 1730 1800 1830 1900 2030 2100 2130 2200 . . .
 | Sparkjøp 1503 1533 1603 1633 1703 1733 1803 1833 1903 2033 2103 2133 2203 . . .
 | Kirkenes sykehus 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 2105 | 2205 . . .
 | Prestøya 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | 2107 | 2207 . . .
 | Kirkenes skole 1512 1535 1612 1635 1712 1735 1812 1835 1912 2035 2112 2135 2212 . . .
 | Rica Hotel Kirkenes 1514 1537 1614 1637 1714 1737 1814 1837 1914 2037 2114 2137 2214 . . .
 | Skytterhusfjellet | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 2041 | 2141 | . . .
 | Ellisif Wessels vei 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 2117 | 2217 . . .
 | Bergstien 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | 2119 | 2219 . . .
 | Fjellveien 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 2121 | 2221 . . .
 | Rica Hotel Kirkenes 1524 1545 1624 1645 1724 1745 1824 1845 1924 2045 2124 2145 2224 . . .
Til Kirkenes AMFI senter 1527 1548 1627 1648 1727 1748 1827 1848 1927 2048 2127 2148 2227 . . .



802 FLEXX Kirkenes - Pasvik (sommer)
25
*

Fra Kirkenes AMFI senter 1325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Bjørnevatn 1340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Langvasseid v.kr. 1350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brattli 1400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rødsand v.kr. 1410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Strand | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Svanvik folkehøyskole 1420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skrøytnes 1425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Stenbakkrysset 1430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Melkefoss 1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skogfoss 1455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hallen 1530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Vaggetem 1545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rutene kjøres kun ved forhåndsbestilt behov - via www.flexx.no eller
tlf 177

802 FLEXX Pasvik - Kirkenes (sommer)
25
*

Fra Vaggetem 0730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hallen | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skogfoss 0810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Melkefoss 0825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Stenbakkrysset 0835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skrøytnes 0840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Svanvik folkehøyskole 0845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Strand | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rødsand v.kr. 0900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brattli 0905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Langvasseid v.kr. 0910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Bjørnevatn 0920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes AMFI senter 0940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rutene kjøres kun ved forhåndsbestilt behov - via www.flexx.no eller
tlf 177



066 Hammerfest - Ifjord - Kirkenes
"Ifjordexpressen"

Dx67 7

Fra Hammerfest bussterminal 0720 1220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skaidi 0820 1320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Olderfjord 0845a 1345a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Lakselv/Leavdnja Bussterminal 1000 1450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Lakselv lufthavn Banak 1005 1455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Børselv 1045 1535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Ifjord v.kr. 1215a 1700a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tana Bru / Deanusáldi 1400 1845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Varangerbotn / Vuonnabahta 1420a 1905a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brannsletta 1500 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Neiden 1530 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes lufthavn Høybuktmoen 1600 2045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter 1615 2100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes sykehus 1620 2105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Korresponderende busser

066 Kirkenes - Ifjord - Hammerfest
"Ifjordexpressen"

Dx67 7

Fra Kirkenes sykehus 0630 1120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter 0640 1130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes lufthavn Høybuktmoen 0655 1145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Neiden Hotell 0725 1215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brannsletta 0750 1245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Varangerbotn / Vuonnabahta 0830a 1330a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tana Bru / Deanusáldi 0850 1350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Ifjord v.kr. 1035a 1520a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Børselv 1200 1645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Lakselv lufthavn Banak 1240 1725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Lakselv/Leavdnja Bussterminal 1245 1730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Olderfjord 1345a 1830a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skaidi 1415 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Hammerfest bussterminal 1515 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Korresponderende busser



112 Ringrute Kirkenes - Elvenes - Høybuktmoen
Dx67 D D D Dx67 Dx67 Dx67 Dx6

Fra Kirkenes sykehus 0720 0855 1005 1110 1200 1330 1535 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes kai . . . 0915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Thon Hotel Kirkenes . . . . . . 1007 1112 . . . 1332 . . . 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter 0724 . . . 1009 1114 1204 1334 1540 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rica Arctic Hotel . . . . . . 1011 1116 . . . 1336 . . . 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rica Hotel Kirkenes 0726 . . . 1013 1118 1206 1338 1542 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hesseng skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes VGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes lufthavn Høybuktmoen . . . 0935 1033 1135 . . . 1355 . . . 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Kirkenes lufthavn Høybuktmoen . . . 0940 1037 1155 . . . 1400 . . . 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rundvassli 0736 . . . . . . . . . 1216 . . . 1555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Elvenes 0738 . . . . . . . . . 1218 . . . 1557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Jakobsnes 0747 . . . . . . . . . 1227 . . . 1607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Elvenes 0756 . . . . . . . . . 1236 . . . 1616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rundvassli 0758 . . . . . . . . . 1241 . . . 1618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes VGS 0803 . . . . . . . . . . . . 1415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hesseng skole 0808 . . . . . . . . . . . . 1420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes skole 0818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rundvassli . . . . . . . . . . . . . . . 1425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Elvenes . . . . . . . . . . . . . . . 1422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Jakobsnes . . . . . . . . . . . . . . . 1431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Elvenes . . . . . . . . . . . . . . . 1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rundvassli . . . . . . . . . . . . . . . 1442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rica Hotel Kirkenes . . . . . . . . . 1215 . . . . . . . . . 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rica Arctic Hotel . . . . . . . . . 1217 . . . . . . . . . 2032 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter 0820 . . . 1057 1219 1253 1452 1630 2034 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Thon Hotel Kirkenes . . . . . . 1100 1221 . . . . . . . . . 2036 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes kai . . . . . . 1102 1223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes sykehus 0823 1000 1105 1225 1257 1455 1635 2040 . . . . . . . . . . . . . . . . . .



224 Kirkenes - Elvenes - Lanabukt
S 13 245

* *

Fra Kirkenes AMFI senter . . . 1335 1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes skole . . . 1340 1450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hesseng skole . . . 1348 1458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes VGS 0652 1352 1502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Elvenes 0656 1355 1505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Fredheim E105 0659 1358 1508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Storskog Grensestasjon 0701 1400 1510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Jarfjordbotn 0706 1405 1515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kjerrisnes 0715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tårnet skole 0740 1420 1530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Lanabukt . . . 1430 1540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Ruten opereres kun skoledager
Rutene opereres kun på dager med skoleskyssbehov

224 Lanabukt - Kirkenes senter
S

Fra Lanabukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tårnet skole 0740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kjerrisnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Jarfjordbotn 0748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Storskog Grensestasjon 0752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Fredheim E105 0754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Elvenes 0757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes VGS 0800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hesseng skole 0808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes skole 0825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes AMFI senter 0830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Ruten opereres kun skoledager
Rutene opereres kun på dager med skoleskyssbehov



223 Kirkenes - Svanvik - Vaggetem
S S S S

Fra Kirkenes AMFI senter . . . . . . 1325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes VGS . . . . . . 1333 1530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Bjørnevatn 0723 . . . 1340 1540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Langvasseid v.kr. 0724 . . . 1350 1550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brattli 0744 . . . 1400 1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rødsand v.kr. 0757 . . . 1410 1610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Strand 0814 . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Svanvik folkehøyskole 0835 0835 1420 1620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skrøytnes . . . | 1425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Stenbakkrysset . . . | 1430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Melkefoss . . . | 1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skogfoss . . . 0850 1455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hallen . . . . . . 1530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Vaggetem . . . . . . 1545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rutene opereres kun på skoledager

223 Vaggetem - Svanvik - Kirkenes
S S S S

Fra Vaggetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skogfoss 0715 . . . 1315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Melkefoss | . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Stenbakkrysset | . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Skrøytnes | . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Svanvik folkehøyskole 0750 0751 1420 1630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Strand . . . | 1435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Rødsand v.kr. . . . 0805 1445 1640 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brattli . . . 0810 1455 1650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Langvasseid v.kr. . . . 0815 1505 1700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Bjørnevatn . . . 0825 1515 1710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes VGS . . . 0830 1525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes AMFI senter . . . . . . 1540 1730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rutene opereres kun på skoledager



111 Ringrute Kirkenes - Bjørnevatn
Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx7 Dx67 D Dx67 Dx7 Dx67 D Dx67 Dx7

Fra Kirkenes sykehus 0630 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300
 | Sparkjøp | | | | | | | | | | | | | |
 | Kirkenes AMFI senter 0634 0704 0734 0804 0834 0904 0934 1004 1034 1104 1134 1204 1234 1304
 | Kirkenes skole | | | | | | | | | | | | | |
 | Rica Hotel Kirkenes 0636 0706 0736 0806 0836 0906 0936 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1306
 | Skytterhusfjellet | | | | | | | | | | | | | |
 | Tangen Bru 0640 0710 0740 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310
 | Kirkenes VGS 0642 | 0742 0812 0842 | 0942 | 1042 | 1142 | 1242 |
 | Hesseng skole 0646 | 0746 0816 0846 | 0946 | 1046 | 1146 | 1246 |
 | Hesseng ESSO 0649 0713 0749 0818 0849 0913 0949 1013 1049 1113 1149 1213 1249 1313
 | Sandnes 0653 0717 0753 0822 0853 0917 0953 1017 1053 1117 1153 1217 1253 1317
 | Nybrottsveien 0655 0719 0755 0823 0855 0919 0955 1019 1055 1119 1155 1219 1255 1319
 | Sydvaranger Gruve - Hovedport 0658 0722 0758 0825 0858 0922 0958 1022 1058 1122 1158 1222 1258 1322
 | Bjørnevatn skole 0700 0724 0800 0827 0900 0924 1000 1024 1100 1124 1200 1224 1300 1324
 | Bjørnevatn Prix 0702 0726 0802 0829 0902 0926 1002 1026 1102 1126 1202 1226 1302 1326
 | Håbeth 0704 0728 0804 0831 0904 0928 1004 1028 1104 1128 1204 1228 1304 1328
 | Solstad 0705 0729 0805 0832 0905 0929 1005 1029 1105 1129 1205 1229 1305 1329
 | Sandnes 0706 0730 0806 0834 0906 0930 1006 1030 1106 1130 1206 1230 1306 1330
 | Hesseng ESSO 0710 0734 0810 0838 0910 0934 1010 1034 1110 1134 1210 1234 1310 1334
 | Kirkenes VGS | 0736 0812 0840 | 0936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336
 | Hesseng skole | 0740 0816 0844 | 0940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340
 | Tangen Bru 0713 0743 0819 0847 0913 0943 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1313 1343
 | Skytterhusfjellet | 0744 0821 | | | | | | | | | | |
 | Rica Hotel Kirkenes 0717 0748 0825 0851 0917 0947 1017 1047 1117 1147 1217 1247 1317 1347
 | Kirkenes skole | 0750 0827 | | | | | | | | | | |
 | Kirkenes AMFI senter 0719 0753 | 0853 0919 0949 1019 1049 1119 1149 1219 1249 1319 1349
 | Sparkjøp 0722 0756 | 0856 0922 0952 1022 1052 1122 1152 1222 1252 1322 1352
Til Kirkenes sykehus 0724 0758 0830 0858 0924 0954 1024 1054 1124 1154 1224 1254 1324 1354

Dx67 D Dx67 Dx7 Dx67 D Dx67 Dx7 D Dx7 D Dx7 D Dx7

Fra Kirkenes sykehus 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
 | Sparkjøp | | | | | | | | | | | | | |
 | Kirkenes AMFI senter 1334 1405 1434 1504 1534 1604 1634 1704 1804 1904 2004 2104 2204 2304
 | Kirkenes skole | 1410 | | | | | | | | | | | |
 | Rica Hotel Kirkenes 1336 1411 1436 1506 1536 1606 1636 1706 1806 1906 2006 2106 2206 2306
 | Skytterhusfjellet | 1414 | | | | | | | | | | | |
 | Tangen Bru 1340 1416 1440 1510 1540 1610 1640 1710 1810 1910 2010 2110 2210 2310
 | Kirkenes VGS | 1418 1442 1513 1542 | 1642 | 1812 | 2012 | 2212 |
 | Hesseng skole | 1420 1446 | 1546 | 1646 | 1816 | 2016 | 2216 |
 | Hesseng ESSO 1343 1423 1449 1516 1549 1613 1649 1713 1819 1913 2019 2113 2219 2313
 | Sandnes 1347 1427 1453 1520 1553 1617 1653 1717 1823 1917 2023 2117 2223 2317
 | Nybrottsveien 1349 1429 1455 1522 1555 1619 1655 1719 1825 1919 2025 2119 2225 2319
 | Sydvaranger Gruve - Hovedport 1352 1432 1458 1525 1558 1622 1658 1722 1828 1922 2028 2122 2228 2322
 | Bjørnevatn skole 1354 1434 1500 1527 1600 1624 1700 1724 1830 1924 2030 2124 2230 2324
 | Bjørnevatn Prix 1356 1436 1502 1529 1602 1626 1702 1726 1832 1926 2032 2126 2232 2326
 | Håbeth 1358 1438 1504 1531 1604 1628 1704 1728 1834 1928 2034 2128 2234 2328
 | Solstad 1359 1439 1505 1532 1605 1629 1705 1729 1835 1929 2035 2129 2235 2329
 | Sandnes 1400 1440 1506 1533 1606 1630 1706 1730 1836 1930 2036 2130 2236 2330
 | Hesseng ESSO 1404 1444 1510 1537 1610 1634 1710 1734 1840 1934 2040 2134 2240 2334
 | Kirkenes VGS 1406 | | 1539 | 1636 | 1736 | 1936 | 2136 | 2336
 | Hesseng skole 1410 | | 1543 | 1640 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340
 | Tangen Bru 1413 1447 1513 1546 1613 1643 1713 1743 1843 1943 2043 2143 2243 2343
 | Skytterhusfjellet 1415 | | | | | | | | | | | | |
 | Rica Hotel Kirkenes 1418 1451 1517 1550 1617 1647 1717 1747 1847 1947 2047 2147 2247 2347
 | Kirkenes skole 1420 | | | | | | | | | | | | |
 | Kirkenes AMFI senter 1422 1453 1519 1552 1619 1649 1719 1749 1849 1949 2049 2149 2249 2349
 | Sparkjøp 1425 1456 1522 1555 1622 1652 1722 1752 1852 1952 2052 2152 2252 2352
Til Kirkenes sykehus 1427 1458 1524 1557 1624 1654 1724 1754 1854 1954 2054 2154 2254 2354



 

  

Høring – Rutetider for landverts 
transport 2016-2022 

Kommentarer til rutetidene 

 

 



GENERELT OM HØRINGEN 
Finnmark fylkeskommune gjennomførte generell høring til anbudet våren 2012. Videre ble det 
gjennomført høring for rutestruktur høsten 2013. Nå er vi klare med de endelige ruteplanene, og det 
gjennomføres derfor høring for å få innspill til disse. 
 
Anbudet gjelder kontraktsperioden 2016 – 2022, og lyses ut i løpet av fjerde kvartal 2014. 
  
Det vektlegges i denne prosessen viktigheten av at reisekjeden skal «henge sammen», der de 
reisende skal kunne bevege seg effektivt rundt i fylket uavhengig av bytte av transportmiddel 
underveis.  Ruteføring i tidligere gjennomførte ferje- og ekspressbåtanbud er lagt til grunn sammen 
med bussrutene, for å gi best mulig korrespondanse. 
 
84 % av alle bussruter i fylket er knyttet opp mot skoleskyss, og disse rutene dimensjoneres og 
produseres ut fra det til enhver tid gjeldende behov og skolestruktur. Disse rutene er ikke en del av 
høringen, men da vi i Finnmark ikke kjører egne, lukkede skoleruter så vil de på flere steder være 
med å påvirke det daglige kollektivtilbudet. Det er imidlertid ikke nødvendig å gi innspill på disse 
rutene. 
 
Anbudet vil bli lyst ut i tre delpakker: 
 
- Bybuss Alta og Hammerfest 
- Ekspress-, Langruter og regionruter 
- Flexx – Bestillingstransport (eget anbud) 
 
I dagens rutestruktur er det mange store busser som går rundt i fylket nærmest uten passasjerer. 
Dette vil bli bedret ved at man i større grad dimensjonerer bussmateriellet ut fra lokalt behov. 
Bestillingstransport «Flexx» vil i mange tilfeller kunne erstatte den store, tomme 50-seteren, og man 
kan støtte opp om mindre, lokale løyvehavere ved at de kan operere disse rutene med taxi/minibuss. 
Dette er gjennomført i fire av fylkets kommuner allerede, med godt resultat. 

KNUTEPUNKT 
For å gjennomføre tankene rundt en sammenhengende reisekjede vil man legge opp til ulike 

knutepunkt rundt i fylket der det møtes buss-buss og buss-båt.  

På knutepunktene skal det legges til rette for effektivt skifte mellom transportmidlene, slik at det 

oppleves positivt for den reisende, samt at terminaltida for bussene blir kortest mulig. 

I forbindelse med utplassering av infrastruktur, så som elektroniske rutetavler, nye venteskur o.l. vil 

disse knutepunktene bli prioritert fremfor ordinære holdeplasser.  

De større knutepunktene som ligger til grunn for den nye rutestrukturen er Varangerbotn, Olderfjord 

og Alta, men også Ifjord, Karasjok, Storekorsnes og flere er betydelige knutepunkt som vil bidra til å 

sikre fremkommelighet. 

 



BYBUSS 
Ca. 2/3 av alle betalende reisende på bussene i Finnmark kjører bybuss, og det er derfor gitt ekstra 

fokus på styrking av dette tilbudet. Dette gjennomføres med gjenkjennbare rutetider, gode 

knutepunkt for korrespondanser, samt at ytterdistriktene knyttes nærmere sentrum ved innføring av 

ringruter.  

I Hammerfest knyttes Kvalsund opp mot byen ved at stedet får anløp av bybussen flere ganger pr. 

dag. 

I Alta opprettes det ringruter som går kontinuerlig mot Rafsbotn, Talvik og Eiby. 

I Kirkenes deles bybussen opp i en sentrumsrute på samme måten som Alta/Hammerfest, og i tillegg 

vil ringrute dekke ytterdistriktene mot Sandnes/Bjørnevatn og Elvenes/Høybuktmoen. 

 
 



064 Vardø - Vadsø - Varangerbotn - Kirkenes
Varangerexpressen

Dx67 Dx67 Dx67 Dx6 7

Fra Vardø rådhus . . . 0630 1245 1625 0730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vardø lufthavn / airport . . . 0635 1250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kiberg . . . 0645 1305 1640 0745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Vadsø lufthavn / airport . . . 0730 1350 1725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Vadsø lufthavn / airport . . . . . . 1405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vadsø bussterminal . . . 0740 1415 1735 0830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vadsø VGS . . . 0745 1420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vestre Jakobselv . . . 0800 1435 1750 0845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Nesseby E6 veikr. Idrettsveien . . . 0815 1455 1805 0900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tana Bru / Deanusáldi 0615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Varangerbotn / Vuonnabahta 0635 0830a 1510 1820a 0915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tana Bru / Deanusáldi . . . . . . 1530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brannsletta 0710 0905 . . . 1850 0950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Neiden Hotell 0735 0930 . . . 1920 1020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes lufthavn Høybuktmoen 0805 1000 . . . 1950 1050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes skole 0818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter 0820 1015 . . . 2005 1105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Kirkenes sykehus 0825 1020 . . . 2010 1115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Korresponderende busser

064 Kirkenes - Varangerbotn - Vadsø - Vardø
Varangerexpressen

Dx67 Dx6 Dx67 Dx6

Fra Kirkenes sykehus . . . 1120 1405 1620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes AMFI senter . . . 1130 1415 1630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes skole . . . . . . 1420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kirkenes lufthavn Høybuktmoen . . . 1155 1435 1645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Neiden Hotell . . . 1230 1505 1715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Brannsletta . . . 1305 1540 1745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tana Bru / Deanusáldi 0810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Varangerbotn / Vuonnabahta . . . 1345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra Varangerbotn / Vuonnabahta 0830a 1420a 1615 1820a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Tana Bru / Deanusáldi . . . . . . 1635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Nesseby E6 veikr. Idrettsveien 0845 1435 . . . 1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vestre Jakobselv 0905 1450 . . . 1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vadsø VGS . . . 1505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vadsø bussterminal 0920 1510 . . . 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vadsø lufthavn / airport 0930 1520 . . . 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Kiberg 1015 1605 . . . 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 | Vardø lufthavn / airport 1025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Til Vardø rådhus 1030 1620 . . . 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. Korresponderende busser
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Saksopplysninger: 
FFK v/areal og kulturvernavdelingen klagde i brev datert 30.05.14 på kommunens vedtak av 
27.08.13 i denne sak der det ble gitt rammetillatelse til å rive «mekanisk verksted» på 
Sydvarangers industriområde i Kirkenes. FFK begrunnet sin klage med at aktuelle vedtak var 



i strid med gjeldende reguleringsplan for området, og at søknaden derfor skulle ha vært 
sendt på høring til dem for så å bli behandlet som en dispensasjon fra gjeldende 
bestemmelser. 

SVK har igjennom vår behandling av aktuelle søknad om rammetillatelse, vurdert omsøkte 
tiltak til ikke å være i strid med gjeldende plan for området. På bakgrunn av denne vurdering, 
så var det ingen grunn til å behandle søknaden som en dispensasjonssak og følgelig så ble 
søknaden heller ikke sendt på høring. Kommunen anså derfor heller ikke FFK til å være part 
i denne sak. 

Klagen fra FFK ble avvist og begrunnet med at klagen var for sent innkommet – jfr 
Forvaltningsloven § 29. 

 

 
 
 
Saksutredning: 
FFK klager i brev datert 30.06.14 på vårt avvisningsvedtak av 06.06.14, og begrunner sin 
klage med følgende: «kommunens vurdering av avvisningsgrunn er feil». 

De skriver at de først ble gjort kjent med kommunens vedtak i denne sak den12.05.14 (i 
email fra oss etter at vi mottok forespørsel fra FFK om innsyn i denne sak), og at de har 
fremmet sin klage innenfor den gitte klagefrist som beskrevet i Forvaltningslovens § 29 – 
altså innen 3 uker etter at de ble underrettet om aktuelle vedtak. 

Klagefristen som FFK mener er gjeldende i denne sak (innen 3 uker) – er hjemlet i 
Forvaltningslovens § 29 1. ledd, og beskriver følgende: sitat «Fristen for å klage er 3 uker fra 
det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part» sitat slutt. 

Rådmannens vurdering av dette er at da SVK ikke anser FFK som part i aktuelle sak, så kan 
ikke klageadgangen som beskrevet i Forvaltningslovens § 29 1. ledd legges til grunn for en 
klage på vedtak fattet i denne sak. 

Imidlertid så åpner Forvaltningslovens § 29 2. ledd for en utvidet klageadgang for andre (de 
som f.eks ikke er å anse som part i saken), og på bakgrunn av dette heller ikke er blitt direkte 
underrettet om et vedtak.  

Klagefristen for andre skal likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder fra det tidspunkt 
vedtaket ble truffet. Dette gjelder vedtak som går ut på å tilstå noen en rettighet. 

Vedtak på søknad om rammetillatelse ble fattet 27.08.13 og klagen fra FFK omhandlende 
dette vedtak er datert 30.05.14 – altså 9 måneder etter at SVK har fattet et vedtak som går ut 
på å tilstå noen en rettighet. 

Rådmannens vurdering er at FFK derfor hadde en frist på «innen 3 måneder» til å fremme 
sin klage – jfr Forvaltningslovens § 29 2. ledd, og dette er også bakgrunnen for vårt 
avvisningsvedtak av 06.06.14 som nå er påklaget. 

Vi kan bare beklage at det har tatt noe tid å behandle denne klage, og at dette skyldes stor 



saksmengde i kombinasjon med ferieavvikling på byggesaksavdelingen. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Kompetansebygging: 
 

Økonomi: 
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 
 

 
 
Forslag til innstilling: 
<Utvalg for plan- og samferdsel opprettholder administrasjonens avvisningsvedtak av 
06.06.14, og gir ikke FFK medhold i sin klage på dette vedtak.> 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 



u FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKU FYLKKAGIELDA
Sentraladministrasjonen
GuovddaShålddahus

Vår dafo: 30.05.2014

Arkivkode: ---

Gradering:

Vår ref: 2014001837

Deres ref.

Saksbehandier. Susanne Wasa
Hagen
Telefon: +4778963057
Susanne.VVasa.Hagen©ffk.no

Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 KIRKENES

13/1q6.--

VEDRØRENDE DERES VEDTAK PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE
- RIVE VERKSTEDBYGNING PÅ GBNR 27/583, SØR-VARANGER
KOMMUNE - PÅKLAGING

Vi viser til deres vedtak av 27.08.13 hvor det gis rammetillatelse til å rive verkstedbygning på
gbnr. 27/583. Finnmark fylkeskommune ble først gjort kjent med dette vedtaket i mail fra deres
saksbehandler 13.05.14 og påklager herved dette vedtaket innen 3 uker etter at vi har blitt gjort
oss bekjent med dette, jfr. Forvaltningslovens § 29 første ledd.

Bakgrunn
Multiconsult AS har fått rammetillatelse til å rive Mekanisk verksted på gnr 27, bnr 583 i Sør-
Varanger kommune. Tiltakshaver er Kirkenes Handelspark AS.

Byggets historikk
Mekanisk verksted er oppført i 1948 —1950 i betongkonstruksjon med buet skalltak og
glassfasader på siden av verkstedbygningen. I tilknytning til verkstedet mot sør er det et mindre
tilbygg med buet tak og store glassflater som tidligere har vært brukt som kantine. Det buede
skalltaket er gjennomgående for de fleste av industribygningene til AS Sydvaranger oppført i
etterkrigstiden og danner en visuell helhet. Arkitekten bak bygget er Guttorm Bruskeland som
hadde industribygg som spesialfelt.

Reguleringsplanens bestemmelser
Mekanisk verksted ligger innenfor Reguleringsplan for Sydvaranger AS Sentrumsnære områder
i Kirkenes, vedtatt 25.06.2008.
Arbeidet med planen ble igangsatt etter nedleggelsen av AS Sydvaranger og i planbeskrivelsen
s. 7 står det at planforslaget innebærer:

«... en tilrettelegging for de tidligere verkstedområdene i samsvar med bedriftens
tidligere strategiplan og lokalsamfunnets behov, samt plan for å ivareta historiske,
antikvariske og miljømessige verdier»

Planen skal legge til rette for (utdrag fra s. 7 og 8 i planbeskrivelsen)
nytt nærings- og handelssenter i området mellom eksisterende stållager, mekanisk

verksted og lokstallen
gjenbruk og videreutvikling av eksisterende bygninger innenfor området
nye boliger mellom mekanisk verksted og boligene ved for Solheimslia
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Finnmark fylkeskommune har deltatt som en tydelig aktør under utarbeidelsen av planforslaget
og gitt flere høringsuttalelser.
I Finnmark fylkeskommunes høringsbrev til planen datert 09.03.08 står det blant annet følgende:

«Sydvaranger AS må sees som et helhetlig industrikulturmiljø. Dette innebærer at alle
eksisterende bygninger burde bevares og integreres i ombyggingen og fortettingen av
dette område. Ved å ta kulturminner i (om)bruk reduseres energi- og ressursbruk i
samsvar med nasjonale retningslinjer om bærekraftig utvikling.
Derfor burde alle historiske bygninger har et objektrelatert vern. Dette betyr at
bygningene markeres med tykk strek og gis mykere vernebestemmelser (enn i
spesialområde bevaring) om at hovedkarakter til bygningen søkes bevart og integrert.»

I Sør-Varanger kommunes planbestemmelser s. 15 kan man lese følgende tilsvar til
fylkeskommunens merknader «Vi mener vern av det helhetlige bygningsmiljøet på Sydvaranger
er vektlagt i bestemmelsene; «ny og eksisterende bebyggelse skal utvikles slik at det dannes en
visuell helhet»
Denne setningen finner man igjen i reguleringsplanens §2.2a hvor det står følgende:

«Ny og eksisterende bebyggelse skal utvikles slik at det dannes en visuell helhet. Nye
bygg skal forholde seg til eksisterende bygg som ikke rives»

Finnmark fylkeskommune tolker planbestemmelsen dithen at våre interesser og innspill i
planprosessen er ivaretatt i §2.2a med at alle eksisterende bygninger innenfor
reguleringsplanens område skal bevares.

I planbeskrivelsens s. 10 står følgende kommentar:

«Laboratoriet, stållageret og mekanisk verksted har særtrekk som refererer til en
gjennomarbeidet og konsekvent industriarkitektur som, dersom økonomisk forsvarlig, vil
være hensiktsmessig å videreføre»

Ad. riving
Planen ble igangsatt for å bygge nye næringsbygg på området mellom Mekanisk verksted,
stållageret og Lokstallen som det står skrevet på s. 7 i planbeskrivelsen.
Spørsmålet om riving har ikke vært et tema i prosessen frem mot utarbeidelse av denne planen
og planen åpner heller ikke for riving av eksisterende bebyggelse.
I planbestemmelsene står det om riving kun ett sted. I § 2.2 a som tidligere sitert hvor det står:
«Ny og eksisterende bebyggelse skal utvikles slik at det dannes en visuell helhet. Nye bygg skal
forholde seg til eksisterende bygg som ikke rives». Med dette tolker Finnmark fylkeskommune
reguleringsplanen til at ingen bygg innenfor reguleringsområdet skal rives og at nybygg skal
tilpasses den eksisterende bebyggelsen.

Konklusjon
Verken planbeskrivelsen eller planbestemmelsene åpner for riving av eksisterende bebyggelse,
snarere tvert i mot understrekes det flere ganger at eksisterende bebyggelse skal bestå og at
det kun er det ubebygde området som skal utvikles.
Rammetillatelsen om riving av Mekanisk verksted er i strid med reguleringsplanen og krever
dispensasjon fra reguleringsplanen jmf. Plan- og bygningsloven § 19. Regionale og statlige
myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis
dispensasjon fra planer, jmf. Plan- og bygningsloven § 19-1.

Vi ber samtidig om at klagen blir gitt oppsettende virkning. Dersom kommunen beslutter og ikke
gi oppsettende virkning, ber Finnmark fylkeskommune om å bli underrettet om dette så snart råd
er, slik at vi kan bringe spørsmålet om utsatt iverksetting inn for fylkesmannen, jf. fvl § 42.



Finnmark f Ikeskommune åkla er derfor vedtaket
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VEDRØRENDE VEDTAK OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING  - GBN 27/583 
 
Vi viser til deres klager datert 30.05.2014. 
 
Sør-Varanger kommune har vurdert deres klage, og finner at klagen er innkommet for sent i 
forhold til klagefristen, jfr fvl. § 29 1. og 2. ledd. I henhold til fvl. § 29 1. ledd er klagefristen 3 
uker. Denne adgangen er utvidet ved at for de tilfeller man ikke er blitt direkte underrettet 
fordi man blant annet ikke er part, løper fristen fra det tidspunkt vedkommende har fått eller 
burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Videre sier fvl. § 29 (2) at ved vedtak som går ut 
på å tilstå noen en rettighet, er det midlertidig satt en siste frist for klage for andre på tre 
måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. Ved å gi rammetillatelse er det klart at 
kommunen tilstår noen en rettighet, og det er videre klart at det har gått mer enn tre måneder 
siden vedtaket ble fattet. Klagen er dermed kommet inn for sendt og avvises dermed. 
 
Avvisningsvedtaket anses som et enkeltvedtak, jfr fvl. § 2 3.ledd. Vedtaket kan påklages iht. 
plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28.  
 
Eventuell klage sendes for behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 
406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Ellen Mari Lindkvist 
Eiendomskonsulent 

 
 
 

Ellen Mari Lindkvist 
Eiendomskonsulent 
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FYLLINGSVEIEN 16 
2013019253 ULOVLIG OPPSATT BYGG I TIPPVEIEN - FYLLINGSVEIEN 16 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Nordbohus Kirkenes-KE Byggtjenester AS søker på vegne av Danielsens Eiendomsselskap 
AS om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens byggelinje for plassering av tilbygg lager 
på gbnr. 27/2/359 Fyllingsveien 16. Området er regulert til industri. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Nordbohus Kirkenes-KE Byggtjenester AS søkte om endring av eksiterende plasthall på 7 x 
15 m den 07.02.2014. Vegger og tak skal kles med veggplater og 2 stk. moelvenbrakker i 
bakkant av lagerbygning fjernes. Containere ble plassert under nytt takutstikket som strekker 
seg 2,5m ut fra yttervegg lager. Det ble gitt tillatelse til dette tiltaket datert 09.04.2014 

Den 11.09.2014 søker Nordbohus Kirkenes-KE Byggtjenester AS om endring av gitt 
tillatelse. Endringen er tilbygg på 70m2 i bakkant av lagerbygning der det tidligere har stått 2 
moelvenbrakker. Omsøkt tilbygg vil bryte byggelinjen med 2 meter, få en avstand på 2 meter 
fra tomtegrense og ca. 7 meter fra senter vei. Det er foretatt nabovarsel og det foreligger 
ingen protester på tiltaket fra naboer. 

I forbindelse med behandlingen er det innhentet uttalelse fra veiforvalter: 
Byggets plassering slik det blir beskrevet vil ikke være til hinder for drift og vedlikehold av 
veien, heller ikke mht siktelinjer. 

 

Vurderinger: 

Da tiltaket er i strid med bestemmelsene for Prestøya Industriområdets byggelinje, må 
søknaden behandles etter plan- og bygningsloven kapittel 19, hvor § 19-2 gir kommunen 
anledning til å gi dispensasjon. 

 

I Plan- og bygningslovens § 19-2 andre ledd står følgende:  

”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler”. 

 

Det skjønn kommunen skal utøve når det vurderes om dispensasjon skal gis er underlagt 
omfattende begrensninger. Dette kommer klart fram i lovkommentaren til ny Plan- og 
bygningslov. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket 
må vurderes opp mot ulempene. For å innvilge dispensasjon må det således foreligge en 
klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Som angitt i paragrafkommentarene i ny 
lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier være rettsanvendelse, og 



gjelder: 

 

· Om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt 

· Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

· Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø 
sikkerhet og tilgjengelighet 

· Om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål 
· Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt 
· Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler 

 

Hvis vurderinger etter første, andre eller siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår 
ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst 
være aktuelle skjønnsmomenter i vurderinger etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for 
så vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor 
kommunene, og et grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med 
en eventuell klagesituasjon dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra 
fagorgan. 

 

Søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 

Byggherre har behov for økt lagerkapasitet. Det er ingen eller få bygg innenfor denne 
reguleringsplanen som er plassert i nærheten av byggelinjen. Byggene er i tillegg plassert 
med varierende mønetyper og retninger. Plassering av søkt tilbygg vil være en forlengelse av 
eksisterende bygg og det vil være naturlig å følge denne byggegrensen. Vi kan ikke se at 
dette tiltaket vil være ulempe for naboer eller trafikkavviklingen i Fyllingsveien.  

 

Administrasjonens vurdering etter første strekpunkt: 

Det søkes om tillatelse til tiltak lager på 70m2 i bakkant av lagerbygning der det tidligere har 
stått 2 moelvenbrakker. Det er tidligere gitt tillatelse til lager hvor det er plassert 2 containere 
under takutstikk. Yttervegg på eksisterende bygning ligger i byggelinje mens takutstikk og 
plasseringen av containere under denne bryter bestemmelsens byggelinje Det nye tiltaket 
skal plasseres i forlengelse av disse containerne. Veiforvalter vurderer at byggets plassering 
ikke vil være til hinder for drift og vedlikehold av veien, heller ikke mht siktelinjer. 

 

Administrasjonens vurdering etter andre strekpunkt: 

Byggherre har behov for økt lagerkapasitet og plassering av omsøkt tilbygg vil være en 
forlengelse av eksisterende bygg, det vil være naturlig å følge eksisterende bygning. Det har 



tidligere stått 2 moelvenbrakker der nytt tilbygg skal plasseres.  

 

Etter en samlet vurdering av første og andre strekpunkt, anser administrasjonen at fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Vilkårene for dispensasjon er ut i fra 
dette ikke oppfylt. 

 

Administrasjonens vurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8-12, jf § 7: 

I henhold til naturmangfoldslovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet. Lovens § 8 stiller krav om kunnskap til naturmangfoldet, søk i 
naturbase og artsdatabanken viser ingen freda dyre eller plantearter i området. Ut i fra dette 
anser administrasjonen at kunnskapsgrunnlaget i denne sak er tilstrekkelig og lovens § 9 
kommer derfor ikke til anvendelse. 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 avslår utvalg for plan og samferdsel 
dispensasjon fra planID 1994103- Prestøya industriområdet for plassering av tiltak lager, 
2meter fra tomtegrense mot Fyllingsveien på gnr. 27 bnr. 2 fnr. 359.  

 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger utvalg for plan og samferdsel 
dispensasjon fra planID 1994103- Prestøya industriområdet for plassering av tiltak lager, 
2meter fra tomtegrense mot Fyllingsveien på gnr. 27 bnr. 2 fnr. 359.  

Begrunnelse: 



Tiltaket gir ikke vesentlige ulemper for området, det vil ikke være til hinder for drift og 
vedlikehold av veien. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig 
tilsidesatt. Fordelen ved å gi dispensasjon synes klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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40 ft Container plasseres un er takutstikk

0
Fasade på eksisterende lagerhall (Plasthall 7x15m fr O.B. Wiik)
endres slik at den er tilpasset øvrig bebyggelse i Fylli gsveien.

(

40 ft Container plasseres un er takutstikk

Denne tegningen er beskyttet ved
lov oil, opphavsrett til andsverk av
12.5.1961 og ma ikke kopieres eller
benyttes uten (opphavsmannen) samtykkedhl

NORIMUS Nordbohus Kirkenes
KE Byggtjenester AS

Danielsen
EiendomselskapAS

Lager

Plan med nytttilbygg
Revidert dato 10.07 2014 125252

Dato 10.07 2014 A109
Tegnet av RKK

Kontrollert av Checker Scale 1 100
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	0022 Vedlegg - VARDØ_VADSØ_VARANGEBOTN_KIRKENES
	0023 - 099_2014 KLAGEBEHANDLING - FFK KLAGER PÅ AVVISNINGSVEDTAK I BYGGES
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	0024 Vedlegg - 583
	0025 Vedlegg - 583
	Med vennlig hilsen

	0026 Vedlegg - 583
	0027 - 100_2014 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANENS BYGGELINJE 
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	0028 Vedlegg - 359 - TILBYGG UTENFOR REGULERINGSPLANENS BYGGELINJE
	0029 Vedlegg - SITUASJONSKART
	0030 Vedlegg - TEGNINGER
	0031 Vedlegg - SITUASJONSKART1 27-2-359 fyllingsveien 16



